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Yhdyskuntalautakunta, § 175, 23.06.2026
Yhdyskuntalautakunta, § 158, 09.06.2026

§ 175
Poikkeamishakemus Lapinniemi,​ Romsinkuja 4 asuinkerrostalojen ja pysäköintilaitoksen 
rakentaminen

TRE:2549/10.03.01/2026

Yhdyskuntalautakunta, 23.06.2026, § 175

Valmistelija / lisätiedot:
Karppinen Elina

Valmistelijan yhteystiedot
Toimistoarkkitehti Frida Piuva,​ puh. 040 154 8964,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus
Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Myönnetään tontille 837–128–1270–4 lupa saada poiketa maanalaiseksi 
tilaksi osoitetusta alueesta,​ jolle saa rakentaa pysäköintitiloja kahteen 
kerrokseen,​ liittymäkieltoalueesta ja yleismääräyksestä [Korttelissa 1270 
saa pihalle tai pihakannelle sijoittaa ainoastaan huolto-​ ja 
saattoliikenteelle tarkoitettuja autopaikkoja. Muut autopaikat sijoitetaan 
korttelialueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen] kahden 
asuinkerrostalon ja pysäköintilaitoksen rakentamiseksi hakemuksen 
liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lapinniemen 
kaupunginosassa,​ osoitteessa Romsinkuja 4,​ sillä ehdolla,​

että osoitetaan istutettavan piha-​alueen riittävyys hulevesimääräyksen 
mukaisesti (min. 30 %).

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä,​ kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman. Päätöstä vastaavaa lupaa on haettava poikkeamisluvan 
voimassaoloaikana.

Perustelut
Asia jäi pöydälle 9.6.2026.

Tiedoksi
Hakija,​ Lupa-​ ja valvontavirasto

Liitteet
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1 Liite yla 9.6.2026 suunnitelmat
2 Liite yla 9.6.2026 kartat
3 Liite yla 9.6.2026 lausunto

Yhdyskuntalautakunta, 09.06.2026, § 158

Valmistelijat / lisätiedot:
Karppinen Elina

Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus oli
Myönnetään tontille 837–128–1270–4 lupa saada poiketa maanalaiseksi 
tilaksi osoitetusta alueesta,​ jolle saa rakentaa pysäköintitiloja kahteen 
kerrokseen,​ liittymäkieltoalueesta ja yleismääräyksestä [Korttelissa 1270 
saa pihalle tai pihakannelle sijoittaa ainoastaan huolto-​ ja 
saattoliikenteelle tarkoitettuja autopaikkoja. Muut autopaikat sijoitetaan 
korttelialueelle rakennettavaan pysäköintilaitokseen] kahden 
asuinkerrostalon ja pysäköintilaitoksen rakentamiseksi hakemuksen 
liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Lapinniemen 
kaupunginosassa,​ osoitteessa Romsinkuja 4,​ sillä ehdolla,​

että osoitetaan istutettavan piha-​alueen riittävyys hulevesimääräyksen 
mukaisesti (min. 30 %).

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä,​ kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman. Päätöstä vastaavaa lupaa on haettava poikkeamisluvan 
voimassaoloaikana.

Perustelut
Poikkeamispäätös RakL 57 §:n nojalla AKL 58 § 1 momentin 
säännöksestä,​ jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin 
asemakaavaa.

Rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa,​ pysäköintilaitos ja piharakenteet.

HAKIJA ON ANTANUT ERITYISET SYYT POIKKEAMISELLE

�?Rakennetaan VIII ja V kerroksiset asuinkerrostalot,​ pysäköintilaitos ja 
piharakenteet.

1. MA/AII-​ALUEEN VÄHÄISET YLITYKSET
ma/aII-​alueen haastavan muodon takia pysäköintihallin toteutuksessa 
tehdään vähäisiä rakentamisalueen ylityksiä.

2. OSA PYSÄKÖINNISTÄ TOTEUTETAAN PINTAPYSÄKÖINTINÄ
Alueen joukkoliikenne ei ole riittävällä tasolla,​ jotta kaavan mukainen 
minimiautopaikkamäärä riittäisi. Riittävän paikkamäärän saavuttamiseksi,​ 
toteutetaan n. 24 % autopaikoista pintapaikkoina (korttelin 
kokonaismäärä).
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1.  

2.  

Autohallin toteuttaminen II-​tasoisena ei ole toteuttamiskelpoinen 
pohjaveden tason vuoksi. Jos p-​halli toteutettaisiin II-​tasoisena,​ nousisi 
pihakansi yli 3 m ympäristön yläpuolelle,​ mikä on alueen maisemallisten 
tavoitteiden kannalta huono ratkaisu. Kaikkien toteutettavien paikkojen 
sijoittaminen I-​kerroksiseen P-​halliin tarkoittaisi ma/aII-​alueen reilua 
ylittämistä,​ jolloin maanvaraiset alueet tonteilla 4-​5-​6 jäisivät hyvin 
vähäiseksi. Näin ollen alueelle istutettavien puiden määrä jäisi vähäiseksi. 
Toteuttamalla 24 % paikoista pintapaikkoina,​ pystytään i-​4-​alueelle 
sijoittamaan puuistutuksia sekä pysäköintikampojen väliin ja alueen 
eteläosaan.

Suunniteltu maantasopysäköinti mahdollistaa isokokoisten puiden 
istuttamisen alueelle. Tonttien reunoille ja pysäköintikampojen lomaan 
toteutetut istutusalueet pehmentävät näkymiä ja toimivat 
luonnonmukaisesti huleveden hallinnassa. Lisäksi pysäköintipaikat 
toteutetaan läpäisevinä,​ jolloin ne omalta osaltaan vähentävät hulevesien 
haittavaikutuksia. Kansipihan päällä oleville oleskelualueille istutetaan 
pienempää puustoa ja kasvillisuutta.

Tonteille istutetaan pääasiallisesti 2,​5 m korkeita männyntaimia,​ jotta se 
yhdistyy maisemallisesti Kaupin mäntypainotteiseen puustoon.

3. AJONEUVOLIITTYMÄ LIITTYMÄKIELTOALUEELLA
Piha-​alueiden turvallinen huolto edellyttää ajoyhteyttä Romsinkujalta,​ 
jotta leikki ja oleskelualueille ei synny läpikulkuliikennettä.�?

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös 
rakentamislupaa varten. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

Tontti 837–128–1270–4 asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi. Tontille on osoitettu maanalainen tilan alue,​ jossa 
sallitaan pysäköintitasojen rakentaminen kahteen kellarikerrokseen. 
Asemakaavan yleismääräyksen mukaan korttelissa 1270 saa pihalle tai 
pihakannelle sijoittaa ainoastaan huolto-​ ja saattoliikenteelle tarkoitettuja 
autopaikkoja. Muut autopaikat sijoitetaan korttelialueelle rakennettavaan 
pysäköintilaitokseen. Tontin luoteisreunassa on osoitettu asemakaavassa 
liittymäkieltoalue. Näistä poiketen rakennetaan pysäköintihalli 
yksikerroksisena ja sille osoitettu maanalaisen alueen raja ylitetään tontin 
eteläpäässä. Osa pysäköintipaikoista toteutetaan pintapaikkoina 
pihakannelle. Ajo pihakannelle toteutetaan Romsinkujan puolella olevalta 
liittymäkieltoalueelta.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää,​ mikäli se ei RakL 57 §:n 
mukaisesti

aiheuta haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;​
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;​
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3.  

4.  

vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista;​ tai
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.

 

ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Koukkuniemen alueella,​ jolta on aiemmin purettu kaksi 
vanhaa laitosrakennusta. Purettujen rakennusten tilalle on kaavan 
tavoitteena ollut toteuttaa alueelle puistomainen asuinrakennusten 
korttelialue. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton ja se rajautuu 
pohjoisessa asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialueeseen,​ idässä asuinkerrostalojen 
korttelialueeseen,​ etelässä Rauhaniementiehen ja yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeseen ja 
lännessä Romsinpolkuun. Poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta 
haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle. 

Tampereen kaupungilla olevien tietojen mukaan rakennuspaikalla ei ole 
arvokkaita luontokohteita,​ joten poikkeaminen asemakaavasta ja 
tonttijaon oikeusvaikutuksista ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 
saavuttamista.

Rakennuspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole arvokkaita 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita,​ joten poikkeaminen 
asemakaavasta ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena pidetään ympäristöstään 
täysin poikkeavaa rakentamista,​ kuten kerrostalon rakentamista 
omakotialueelle tai suuren päivittäistavarakaupan perustamista. Nyt on 
kyse käyttötarkoitukseltaan asemakaavan mukaisten asuinkerrostalojen 
ja pysäköintilaitoksen rakentamisesta. Poikkeaminen asemakaavasta ei 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.

Ottaen huomioon hakijan selvityksen sekä saadut lausunnot,​ 
asemakaavayksikkö toteaa,​ että ehtojen mukaan toteutettuna 
poikkeaminen maanalaiseksi osoitetusta alueesta,​ pintapysäköintiä 
koskevasta yleismääräyksestä ja liittymäkieltoalueesta ei aiheuta haittaa 
kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen 
säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda 
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia. 

Hakijan esittämät erityiset syyt ovat RakL 57 §:n 1 momentin tarkoittamat 
ja kyseisen lainkohdan mukaan hyväksyttävät erityiset syyt poikkeamisen 
myöntämiselle.
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Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
yritystalouteen.

Toimivalta: Hallintosäännön 22 §:n 4 momentin 2) kohdan perusteella 
yhdyskuntalautakunta päättää poikkeamisluvista.

LIITTEET:

Kartat: Sijaintikartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja 
poikkeuslupatilanne. Rakennuspaikka rajautuu pohjoisessa 
asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialueeseen,​ idässä asuinkerrostalojen korttelialueeseen,​ etelässä 
Rauhaniementiehen ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten korttelialueeseen ja lännessä Romsinpolkuun. 
Poikkeamislupahakemus sijaitsee osoitteessa Romsinkuja 4.  Kohteen 
pohjoissuunnalla on lupahakemus,​ jonka käsittely on kesken. Myös 
kohteen itäsuunnalla on kaksi lupahakemusta,​ joiden käsittely on vielä 
kesken.
Asemakaavassa rakennuspaikan pääkäyttötarkoitus on 
asuinkerrostalojen korttelialue. 
Lausunnot: Kuntatekniikka ja liikenne
Suunnitelmat: Rakennetaan kaksi suorakaiteen muotoista 
asuinkerrostaloa. Pohjapinta-​alaltaan pienempi rakennus on 
kahdeksankerroksinen ja suurempi on viisikerroksinen. 

Lausunnot
Katu-​ ja liikennesuunnitteluyksiköllä ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Tiedoksi
Hakija,​ Lupa-​ ja valvontavirasto

Kokouskäsittely
Ilkka Porttikivi ehdotti,​ että asia jätetään pöydälle. Iia-​Elisabeth Suomi 
kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Porttikiven 
pöydällepanoehdotuksen.

Liitteet
1 Liite yla 9.6.2026 suunnitelmat
2 Liite yla 9.6.2026 kartat
3 Liite yla 9.6.2026 lausunto

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksi annettu julkisella kuulutuksella 26.6.2026

Muutoksenhakuviranomainen



Tampere Ote pöytäkirjasta 11/2026 6 ( )10
Yhdyskuntalautakunta 23.06.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus

Tampere
26.06.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri
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Hallintovalitus
§175

Hallintovalitus
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakentamislupa ja sijoittamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) museoviranomaisella,​ jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista,​ 
valitusoikeus rakentamisluvasta on myös Lupa-​ja valvontavirastolla.

Toteuttamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) museoviranomaisella,​ jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Maisematyölupa

Valitusoikeus on:
1) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
2) kunnan jäsenellä;​
3) kunnalla;​
4) naapurikunnalla,​ jonka alueidenkäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
5) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Jos maisematyöluvalla toteutetaan lainvoimaista asema-​ tai yleiskaavaa,​ valitusoikeus 
maisematyöluvasta on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
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Purkamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla.

Kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä,​ valitusoikeus 
rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös Lupa-​ ja valvontavirastolla 
ja museoviranomaisella.

Poikkeamislupa sekä rakentamislupa suunnittelutarvealueelle 

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja 
haltijalla;​                    
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​                    
3) sillä,​ jonka asumiseen,​ työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa;​                    
4) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa;​                    
5) kunnalla;​                    
6) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​                    
7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Puhtaan siirtymän sijoittamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) Lupa-​ ja valvontavirastolla;​
7) muulla kuin 4–6 kohdassa tarkoitetulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa 
asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Maanpuolustukselle tärkeän tuotantolaitoksen sijoittamislupa
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Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka alueidenkäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) Lupa-​ ja valvontavirastolla;​
7) muulla kuin 4–6 kohdassa tarkoitetulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa 
asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
sijoittamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se,​ 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on 
oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,​ oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös yllä mainitut,​ 
joiden valitusoikeudesta on erikseen säädetty.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle ensisijaisesti hallinto-​ ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi

. /hallintotuomioistuimet

Hallinto-​oikeuden yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tampereen kaupungin 
verkkosivuilla (www.tampere.fi/ilmoitustaulu). Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on 
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ tiedoksisaantipäivää lukuun 
ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ 
joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus

Valituksessa,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava

-​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja muut yhteystiedot;​ myös sähköinen tai 
mahdollinen muu osoite,​ johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa 
kaupungin kirjaamosta. 

). Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,​ myös prosessiosoite
tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
-​ päätös,​ johon haetaan muutosta
-​ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
-​ vaatimusten perustelut
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Lisäksi valitusviranomaiselle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan 
henkilötunnus tai yritys-​ ja yhteisötunnus.

Valitukseen on liitettävä

-​ valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
-​ selvitys siitä,​ milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
-​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa valitusviranomaiselle. Sähköisen valituksen tulee 
olla perillä valitusajan viimeisen päivän aikana. Paperisen valituksen tulee olla perillä 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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